MD

Da: MD [maurizio@itcbrokers.it]

Inviato: lunedi 20 aprile 2020 15:52

A: 'Sergio Mondin Eco.TecH'

Cc: 'Giorgio Quadri'; 'Regione Lazio'

Oggetto: R: Re: POLIZZA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE REGIONE LAZIO
Allegati: Restituzione Bonifico € 160.000,00

Signori,

sfortunatamente la Compagnia a causa del clamore mediatico suscitato intorno a questo affare

ha deciso di NON EMETTERE la polizza di cui all’oggetto per cui ritiro la copertura offerta e provvedo al rimborso del
premio versato.

Peraltro, come da e-mail inviata ad Avv. Quadri allegata alla presente i fondi ancora non sono stati resi disponibili da
nostra Banca, come da documenti ed email allegata.

Cordiali saluti
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Da: Sergio Mondin Eco.TecH [mailto:sergio.mondin@ecotech.me]
Inviato: domenica 19 aprile 2020 09:44
A: maurizio




Cc: 'Giorgio Quadri'; '‘Regione Lazio'
Oggetto: RE: Re: POLIZZA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE REGIONE LAZIO

Any news, Maurizio?
Grazie molte e buona domenica.

Sergio Mondin - Eco.TecH Srd

Il sabato 18 aprile 2020 19:44:12 (W. Europe Standard Time, UTC+02:00), maurizio (maurizio@itcbrokers.it) ha scritto:

Sto lavorando per avella anche prima.

Maurizio

Inviato da smartphone Samsung Galaxy.

-------- Messaggio originale --------

Da: "Sergio Mondin Eco.TecH™ <sergio.mondin@ecotech.me>

Data: 18/04/20 18:33 (GMT+00:00)

A: MD <maurizio@itcbrokers.it>

Cc: 'Giorgio Quadri' <giorgioquadri@gmail.com>, 'Regione Lazio' <ctulumello@regione.lazio.it>
Oggetto: Re: POLIZZA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE REGIONE LAZIO

Maurizio ti ringrazio molto. Sarebbe possibile avere nella mattinata di lunedi una “dichiarazione” dalla quale si
evinca che comunque verra costituita nella giornata di lunedi stessa?

Grazie a presto.

Sergio Mondin

On Sat, Apr 18, 2020 at 7:28 PM +0200, "MD" <maurizio@itcbrokers.it> wrote:

Caro Sergio,

la emissione della polizza saro effettuata dalla Compagnia lunedi in quanto, come comunicatovi, i fondi sono
arrivati solo venerdi pomeriggio e la ns banca ancora non ce ne dato la disponibilita.

Lunedi dovremmo concludere con I'emissione.

Ho gia rivolto la Tua richiesta alla Compagnia che ha accettato anche se preferisce fare una seconda polizza: i
dettagli te li faccio avere lunedi pomeriggio dopo I’emissione della prima polizza.

Colgo 'occasione per porgere a tutti

Cordiali Saluti
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Da: Sergio Mondin Eco.TecH [mailto:sergio.mondin@ecotech.me]
Inviato: sabato 18 aprile 2020 16:31

A: MD

Cc: Giorgio Quadri; Regione Lazio

Oggetto: POLIZZA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE REGIONE LAZIO

Gent.mo Maurizio,

con riferimento al colloquio telefonico intercorso tra di noi, ti chiedo gentilmente di verificare con I'ente
emittente POLIZZA FIDEJUSSORIA per il Dipartimento Protezione Civile Regione Lazio i seguenti quesiti:

1) Ricevere la polizza di € 10.000.000 per la quale & stato emesso giusto pagamento in data 15.04.2020 e da
voi ricevuto in data 17.04.2020 entro e non oltre le ore 09:30 di lunedi p.v.

2) Emettere nuova polizza di importo pari a € 4.000.000 con lo stesso beneficiario, ovvero emettere polizza
unica di importo pari a € 14.000.000. A questo proposito ci rendiamo disponibili ad emettere bonifico per la
differenza rapportato ai € 4.000.000 anche nella giornata di domani domenica 19.04.2020 in modo da rendere
evidenza del CRO entro le ore 08:45 di lunedi 20.04.2020.

Ringraziando per la disponibilita porgo cordiali saluti.

Sergio Mondin - Eco.TecH Srl

Mail priva di virus. www.avast.com




